
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Manisa DEMİRCİ Esenyurt Ortaokulu Bilfen 5.Sınıf Deneme Sınavı-4 5185 955 285 13

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.21 5.33 7.43 6.46 3.21 5.39 6.70 2.85 5.75 4.51 4.23 3.10 6.36 6.84 4.08 5.51 7.71 2.94 38.76 30.17 28.70 240.793

İl Ortalaması 9.01 5.47 7.19 6.39 3.27 5.30 6.70 2.86 5.74 3.91 4.64 2.36 6.22 6.97 3.90 5.46 7.52 2.95 37.68 30.72 27.44 235.565
Okul Ortalaması 7.77 7.00 5.44 6.08 3.85 4.79 6.08 3.31 4.98 3.00 6.08 0.97 4.77 8.54 1.92 3.92 9.00 0.92 31.62 37.77 19.03 187.556

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 87 - FURKAN KARADEMİR 5 / A 11 4 9.67 10 0 10.00 8 1 7.67 0 5 -1.67 7 6 5.00 8 6 6.00 44.00 22.00 36.67 289.653 1622 270 80 1
2 62 - BETÜL KARAŞAHİN 5 / B 15 0 15.00 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 5 10 1.67 3 12 -1.00 45.00 30.00 35.00 262.978 1998 341 105 2
3 59 - CAFER ŞALGAM 5 / B 9 6 7.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 2 4.33 6 4 4.67 0 3 -1.00 37.00 18.00 31.00 230.089 2502 434 130 3
4 97 - ENDER YILMAZ 5 / A 8 4 6.67 7 2 6.33 1 2 0.33 5 2 4.33 7 3 6.00 4 8 1.33 32.00 21.00 24.99 228.862 2516 439 131 4
5 99 - AYŞENAZ ÇETİN 5 / A 8 7 5.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 7 0.67 7 6 5.00 3 4 1.67 34.00 31.00 23.68 217.991 2721 473 140 5
6 0 - *A N D* * Y 5 / B 8 7 5.67 5 5 3.33 9 1 8.67 3 7 0.67 4 8 1.33 5 10 1.67 34.00 38.00 21.34 195.440 3154 567 161 6
7 27 - ŞERİFE GÜL ŞALAK 5 / B 8 7 5.67 7 3 6.00 7 3 6.00 1 9 -2.00 5 10 1.67 5 10 1.67 33.00 42.00 19.01 190.738 3252 585 166 7
8 77 - KAAN KÖKKAYA 5 / A 8 7 5.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 9 3.00 5 10 1.67 28.00 47.00 12.34 178.862 3504 640 183 8
9 69 - 5 / A 4 11 0.33 7 3 6.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 6 9 3.00 5 10 1.67 32.00 43.00 17.66 169.316 3699 680 198 9
10 0 - A* *AI * MYI 5 / B 7 8 4.33 7 3 6.00 6 4 4.67 3 7 0.67 2 12 -2.00 3 12 -1.00 28.00 46.00 12.67 139.698 4301 794 227 10
11 37 - FURKAN UYSAL 5 / B 5 10 1.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 11 -0.67 4 8 1.33 21.00 50.00 4.33 121.902 4610 848 247 11
12 78 - HABİBE SEVGİ 5 / A 6 9 3.00 3 7 0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 11 -0.67 3 12 -1.00 22.00 52.00 4.66 118.338 4660 858 253 12
13 0 - GAMZE EREN 5 / A 4 11 0.33 5 5 3.33 6 4 4.67 2 7 -0.33 1 12 -3.00 3 12 -1.00 21.00 51.00 4.00 94.356 4984 925 274 13


