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Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.83 5.30 11.07 6.31 2.70 5.41 5.63 3.58 4.44 5.19 2.26 4.43 5.60 5.37 3.81 10.03 6.27 7.94 45.59 25.47 37.10 256.378

İl Ortalaması 14.24 4.32 12.80 7.12 2.27 6.37 6.30 3.33 5.18 5.72 1.73 5.14 6.58 4.36 5.13 11.57 5.15 9.85 51.53 21.16 44.48 289.366
Okul Ortalaması 11.19 5.94 9.21 5.44 3.44 4.29 4.12 5.06 2.44 3.88 1.88 3.25 2.88 3.81 1.60 7.88 7.12 5.50 35.38 27.25 26.30 211.472

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 61 - SAFİYE ÖZCAN 8 / B 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 16 4 14.67 16 4 14.67 78.00 12.00 74.01 417.067 120 17 16 1
2 58 - ÖZLEM TUNCER 8 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 6 4 4.67 9 1 8.67 6 11 2.33 15 5 13.33 62.00 25.00 53.67 320.222 469 66 56 2
3 21 - AYŞEGÜL ÖZDEMİR 8 / B 17 3 16.00 7 3 6.00 7 3 6.00 10 0 10.00 3 1 2.67 7 7 4.67 51.00 17.00 45.34 270.904 671 91 77 3
4 26 - BR * DARICI 8 / A 8 5 6.33 3 4 1.67 2 4 0.67 1 1 0.67 5 1 4.67 12 4 10.67 31.00 19.00 24.68 232.874 842 113 96 4
5 29 - BÜŞRA ÇİDEM 8 / B 13 6 11.00 9 1 8.67 5 5 3.33 2 5 0.33 2 3 1.00 9 10 5.67 40.00 30.00 30.00 222.978 897 123 104 5
6 81 - ZELİHA NUR GEDİKBAŞ 8 / B 12 4 10.67 5 3 4.00 5 4 3.67 5 3 4.00 4 13 -0.33 7 8 4.33 38.00 35.00 26.34 204.222 1012 133 112 6
7 18 - AYŞEGÜL KAYA 8 / A 11 7 8.67 5 5 3.33 5 4 3.67 8 1 7.67 0 1 -0.33 8 10 4.67 37.00 28.00 27.68 198.830 1032 135 114 7
8 43 - GÜLÇİN BİLGİN 8 / B 13 6 11.00 3 6 1.00 3 7 0.67 5 3 4.00 3 9 0.00 5 7 2.67 32.00 38.00 19.34 189.407 1078 141 120 8
9 49 - İBRAHİM TAŞ 8 / A 7 13 2.67 5 4 3.67 7 3 6.00 2 1 1.67 0 3 -1.00 12 7 9.67 33.00 31.00 22.68 184.000 1103 142 121 9
10 43 - FURKAN OĞUZ 8 / A 13 4 11.67 5 5 3.33 3 7 0.67 2 2 1.33 0 0 0.00 2 4 0.67 25.00 22.00 17.67 181.022 1113 143 122 10
11 45 - HALİME ÖZKAYMAK 8 / A 8 8 5.33 4 4 2.67 3 5 1.33 0 2 -0.67 5 1 4.67 4 7 1.67 24.00 27.00 15.00 174.089 1154 146 125 11
12 51 - MAKBULE YILMAZ 8 / A 9 5 7.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 0 4 -1.33 1 7 -1.33 9 10 5.67 25.00 40.00 11.67 169.156 1178 149 128 12
13 56 - NURDAN YAPICI 8 / A 10 4 8.67 2 3 1.00 3 5 1.33 5 3 4.00 0 0 0.00 4 10 0.67 24.00 25.00 15.67 164.726 1200 153 132 13
14 40 - ENGİN ERYİYİT 8 / A 11 9 8.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 0 3 -1.00 1 5 -0.67 5 7 2.67 24.00 37.00 11.67 161.733 1216 154 133 14
15 74 - SUDE KİREŞCİ 8 / A 7 7 4.67 4 3 3.00 3 5 1.33 3 1 2.67 0 0 0.00 6 8 3.33 23.00 24.00 15.00 157.778 1240 155 134 15
16 70 - SİNEM TEKİN 8 / A 5 9 2.00 6 3 5.00 3 6 1.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 5 6 3.00 19.00 26.00 10.33 134.548 1330 159 138 16


